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Anexo | - PROPOSTA DE PRECO

:'Z TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Embora esta Coordenadoria de Folha de Pagamento tenha envidado esfor¢cos no sentido de
realizacdo de pesquisa mercadologica do custo de linha processada mensalmente (por cada parcela de
consignacao inserida e cobrada diretamente das Consignatarias), ndo obtivemos resposta de nenhuma das
empresas consultadas (seguem anexas as cépias dos e-mails enviados).

Desse modo, temos a informar apenas os valores praticados pela empresa Zetrasoft Ltda. no

ambito desta Corte de Contas e noutros certames, conforme tabela abaixo:

PRECOS PRATICADOS PELA EMPRESA ZETRASOFT LTDA

CONVENIO / CONTRATO EDITAL VALOR LINHA
TCE/RN Contrato n°003/2023-TC R$ 3,01
GOVERNO DO PARANA PREGAO PRESENCIAL 72/2017 R$ 2,90
PREFEITURA DE CURITIBA PREGAO ELETRONICO 021/2020 R$ 3,30
PREFEIT URA DE BELO HORIZONTE PREGAO ELETRONICO 016/2021 R$ 2,59
GOVERNO DE PERNAMBUCO PREGAO PRESENCIAL 001.2019.CCPLE-.PP.001.SAD R$ 3,73
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO PREGAO ELETRONICO 13/2023 R$ 3,78
MEDIA DE PRECO R$ 3,22

Natal, 21 de agosto de 2023.

Yuri Fonseca dos Santos
Coordenador da COPAG
Mat. 169.936-9



Alameda Oscar Niemeyer, 132 - 11° andar
Vale do Sereno

Nova Lima - MG
34006-049
Tel: +55 (31) 3194-7700

CNP3J: 03.881.239/0001-06

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

RELATORIO

RAZAO SOCIAL/NOME COMPLETO: Zetrasoft LTDA

CNPJICPF: 03.881.239/0001-06

ENDERECO: Alameda Oscar Niemeyer, 132, salas 1101 e 1102, Vale do Sereno, Nova Lima/MG - CEP:
34.006-049 —

FONE: (31) 3194-7700

Apresentamos breve resumo do funcionamento do eConsig no TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, destacando os servicos prestados pela empresa ZETRASOFT
LTDA. A empresa é responsavel pela administracdo e controle da margem consignavel, disponibilizando

um sistema informatizado, além de oferecer atendimento, suporte técnico e capacitacao.

Com relacdo a quantidade de linhas processadas mensalmente seguem os nimeros do ano

de 2023:
COMPETENCIA | TOTAL DE LINHAS PROCESSADAS | TOTAL DE LINHAS COBRAVEIS*
jan/23 1.151 249
fev/23 1.163 265
mar/23 1.164 264
abr/23 1.178 273
mai/23 1177 270
jun/23 1.192 281
MEDIA 1171 267

*Linhas cobraveis: natureza empréstimo, cartdo de crédito, seguro e previdéncia. As Instituigdes de cunho
social s&o isentas.

Referente ao faturamento da empresa, importante informar que a empresa ZETRASOFT
LTDA efetua cobrangas com base nos valores de mercado e atualmente possui negociagdes padrdes com

os principais players do mercado financeiro.

Assim, cada acordo possui um valor diferente conforme a complexidade, parceria, quantidade

de linhas que a Instituigdo Financeira possui com a ZETRASOFT.
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Alameda Oscar Niemeyer, 132 - 11° andar
Vale do Sereno

Nova Lima - MG
34006-049
Tel: +55 (31) 3194-7700

CNPJ: 03.881.239/0001-06

Nesse sentido, o valor médio da cobranca de cada linha processada mensalmente pela

ZETRASOFT ¢é de aproximadamente de R$ 3,01 (trés reais e um centavos), sendo que estdo incluidos

nesse valor todos os impostos, taxas, contribuicbes, seguros, custos operacionais e os tributos que

eventualmente incida, bem como as demais despesas diretas e indiretas.

Ressaltamos que a prestagao de servico de gerenciamento de margem consignavel ocorre
sem 6nus para o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Esperamos que este resumo esclarega os principais aspectos relacionados aos servigos
prestados pela ZETRASOFT LTDA no ambito do eConsig no TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE.

Em caso de davidas ou necessidade de informagdes adicionais, estamos a disposi¢éo para

esclarecimentos.

Nova Lima/MG, 24 de julho de 2022

M I E D Assinado digitalmente por MOISES DO
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21/08/2023, 10:06 Zimbra

Zimbra copag@tce.rn.gov.br

Solicitacao de proposta comercial

De : Coordenadoria de Folha de Pagamento - TCE/RN ter,, 08 de ago. de 2023 08:39
<copag@tce.rn.gov.br> 2 2 anexos

Assunto : Solicitacdao de proposta comercial
Para : juridico@zetrasoft.com.br
Cc : rafael gurgel <rafael.gurgel@zetrasoft.com.br>

Bom dia, senhores.

Acaso interesse, solicitamos proposta comercial dessa empresa, nos moldes do Termo de
Referéncia e seu anexo, haja vista deflagragao de processo licitatério em breve.
Atenciosamente,

Yuri Fonseca dos Santos

Coordenador da Folha de Pagamento (COPAG - TCE/RN)
(84) 3642-7366

== Anexo I - Proposta de Preco.doc
145 KB

== Minuta TDR - Software Consignacao.pdf
528 KB

https://correio.tce.rn.gov.br/h/printmessage?id=5881&tz=America/Cayenne
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21/08/2023, 10:06 Zimbra

Zimbra copag@tce.rn.gov.br

Solicitacao de proposta comercial

De : Coordenadoria de Folha de Pagamento - TCE/RN  seg., 14 de ago. de 2023 11:33
<copag@tce.rn.gov.br>

Assunto : Solicitacdao de proposta comercial
Para : ZETRASOFT LTDA <juridico@zetrasoft.com.br>

Bom dia, senhores.

Nos termos do ultimo e-mail, solicitamos proposta comercial dessa empresa haja vista
deflagragao de processo licitatério em breve.

Diante da exiguidade do tempo, em caso de interesse, atribuimos um prazo de mais trés
dias Uteis para envio da resposta,
Atenciosamente,

Yuri Fonseca dos Santos
Coordenador da Folha de Pagamento (COPAG - TCE/RN)

(84) 3642-7366

https://correio.tce.rn.gov.br/h/printmessage?id=5971&tz=America/Cayenne
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21/08/2023, 10:05 Zimbra

Zimbra copag@tce.rn.gov.br

Solicitacao de proposta comercial

De : Coordenadoria de Folha de Pagamento - TCE/RN ter., 08 de ago. de 2023 08:40
<copag@tce.rn.gov.br> 2 2 anexos

Assunto : Solicitacdao de proposta comercial
Para : comercial <comercial@faciltecnologia.com.br>

Bom dia, senhores.

Acaso interesse, solicitamos proposta comercial dessa empresa, nos moldes do Termo de
Referéncia e seu anexo, haja vista deflagragao de processo licitatério em breve.
Atenciosamente,

Yuri Fonseca dos Santos

Coordenador da Folha de Pagamento (COPAG - TCE/RN)
(84) 3642-7366

== Anexo I - Proposta de Preco.doc
145 KB

- Minuta TDR - Software Consignacao.pdf
528 KB

https://correio.tce.rn.gov.br/h/printmessage?id=5889&tz=America/Cayenne
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21/08/2023, 10:07 Zimbra

Zimbra copag@tce.rn.gov.br

Solicitacao de proposta comercial

De : Coordenadoria de Folha de Pagamento - TCE/RN  seg., 14 de ago. de 2023 11:32
<copag@tce.rn.gov.br>

Assunto : Solicitacdao de proposta comercial
Para : comercial <comercial@faciltecnologia.com.br>

Bom dia, senhores.

Nos termos do ultimo e-mail, solicitamos proposta comercial dessa empresa haja vista
deflagragao de processo licitatério em breve.

Diante da exiguidade do tempo, em caso de interesse, atribuimos um prazo de mais trés
dias Uteis para envio da resposta,
Atenciosamente,

Yuri Fonseca dos Santos
Coordenador da Folha de Pagamento (COPAG - TCE/RN)

(84) 3642-7366

https://correio.tce.rn.gov.br/h/printmessage?id=5970&tz=America/Cayenne
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21/08/2023, 10:05 Zimbra

Zimbra copag@tce.rn.gov.br

Solicitacao de proposta comercial

De : Coordenadoria de Folha de Pagamento - TCE/RN ter,, 08 de ago. de 2023 08:47
<copag@tce.rn.gov.br> 2 2 anexos

Assunto : Solicitacdao de proposta comercial
Para : comercial@db1.com.br

Bom dia, senhores.

Acaso interesse, solicitamos proposta comercial dessa empresa, nos moldes do Termo de
Referéncia e seu anexo, haja vista deflagragao de processo licitatério em breve.
Atenciosamente,

Yuri Fonseca dos Santos
Coordenador da Folha de Pagamento (COPAG - TCE/RN)

(84) 3642-7366

== Anexo I - Proposta de Prego.doc
145 KB

== Minuta TDR - Software Consignacao.pdf
528 KB

https://correio.tce.rn.gov.br/h/printmessage?id=5895&tz=America/Cayenne

7



21/08/2023, 10:08 Zimbra

Zimbra copag@tce.rn.gov.br

Solicitacao de proposta comercial

De : Coordenadoria de Folha de Pagamento - TCE/RN  seg., 14 de ago. de 2023 11:34
<copag@tce.rn.gov.br>

Assunto : Solicitacdao de proposta comercial
Para : comercial <comercial@dbl.com.br>

Bom dia, senhores.

Nos termos do ultimo e-mail, solicitamos proposta comercial dessa empresa haja vista
deflagragao de processo licitatério em breve.

Diante da exiguidade do tempo, em caso de interesse, atribuimos um prazo de mais trés
dias Uteis para envio da resposta,
Atenciosamente,

Yuri Fonseca dos Santos
Coordenador da Folha de Pagamento (COPAG - TCE/RN)

(84) 3642-7366

https://correio.tce.rn.gov.br/h/printmessage?id=5972&tz=America/Cayenne

7



